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Sp.A.
Area Acquisti, Logistica e Patrimonio

Spett.le OPENSOLVE srl
Via Dei Gelsi n.50
56012 Calcinaia (PI))
p.e.c.: opensolve@pec.it

OGGETTO: CIG Z673A2C6BA - Lettera d’ordine relativa al rinnovo al servizio:
RINNOVO CONTRATTO ANNUALE GESTIONE AREA RISERVATA E COOKIE CONSENT 2023

come segnalato dal Responsabile del Servizio dott. Francesco Santini e come dallo stesso motivato nella nota di
richiesta;

PRESO ATTO CHE:

la Societa in indirizzo gia annoverata nell'albo fornitori di ASP SPA ¢ fornitore affidabile e
sicuro;

¢ stato, pertanto richiesto alla predetta Societa un preventivo di fornitura dei predetti beni e
servizi come anche individuati con il CIG sopra indicato;

la societa ha presentato in data 01 marzo 2023 il preventivo-offerta ns.prot.426 per hosting ed
assistenza sito internet l'importo complessivo di €240,00 soggetto ad LV.A;

tale preventivo-offerta & stato effettuato in conformita con le esigenze aziendali;

Tutto cid premesso e considerato, vista la documentazione conservata in atti:

il sottoscritto, nella qualita di Dirigente dell’ Area Acquisti, Logistica e Patrimonio, con la presente:

1. AFFIDA alla OPENSOLVE srl Via dei Gelsi n.50 - 56012 Calcinaia (PT) — P.I 02329120501 srl la fornitura dei
servizi indicati, giusti preventivi in atti, per un importo complessivo netto pari ad €240,00 oltre LV.A. di legge.

2. Stabilisce, inoltre, che:

- Derogazione della prestazione dovra essere accompagnata da “documento di trasporto dettagliato” con puntuale
indicazione del CIG;

- il predetto documento opportunamente sottoscritto dal soggetto preposto costituira giustificativo della
liquidazione; da inoltrare, come allegato, a corredo della fattura da emettersi a conclusione dell’intero servizio;

_ il suddetto titolo, nei confronti di questa Azienda Servizi Pubblici S.p.A., deve essere trasmesso in forma
elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il formato della fattura elettronica deve avere le seguenti
caratteristiche:

e contenuto codificato in un file XML (eXtensible Markup Language) in quanto unico formato accettato dal
Sistema di Interscambio;

o stesse informazioni contenute nella fatturazione tradizionale (indicare oltre 1’oggetto del servizio, il protocollo
del presente Ordine, il riferimento del CIG e del referente di commessa);

e dati della fattura corredati con il seguente codice identificativo univoco (B2B)

MSUXCRI1

o le fatture emesse nei confronti di Azienda Servizi Pubblici S.p.A. sono soggette al meccanismo dello Split
Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi dell’art.17-ter, comma 1-bis, lett. b del DPR 633/72;

e la fattura deve riportare obbligatoriamente il numero di CIG (Codice Identificativo di Gara) in assenza del
quale non sara possibile procedere al pagamento della stessa.

- il pagamento potra avvenire entro giorni 60 (sessanta) dall’emissione del titolo.

Si resta a disposizione e si porgono ;‘/ﬁ\”
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11 Respo ile del{Prgcedimento
(dott{ MgSsimilia oriconi)
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A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.
Societa ad intero capitale pubblico soggetta a controllo ¢ coordinamento del Comune di Ciampino
Largo Felice Armati n.1 - 00043 Ciampino (RM)
Tel.-Fax: 06-790691-79069324 P.1. - C.F.: 02315031001 - www.asp-spa.it
aziendaservizipubblicispallegalmail.it
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Antonella Fiorucci N Protoeolle 0000426
Prata 01-03.2023 - O 12443
Da: Lisa Fedeli Dggett PREVINTING QOPENSO[ YT
Inviato: mercoledi 1 marzo 2023 11:21
A: Antonella Fiorucci
Oggetto: [: RINNOVO SERVIZI AREA RISERVATA E GDPR

COSTO ANNUALE GESTIONE AREA RISERVATA E COOKIE CONSENT 2023

Da: Michele Rossi <michele.rossi@asp-spa.it>

Inviato: venerdi 24 febbraio 2023 11:53

A: Lisa Fedeli <lisa.fedeli@asp-spa.it>

Oggetto: FW: RINNOVO SERVIZI AREA RISERVATA E GDPR

-------- Messaggio originale --------

Da: "LowCostWeb.IT - Internet Solutions" <info@lowcostweb.it>
Data: 22/02/23 15:44 (GMT+01:00)

A: Michele Rossi <michele.rossi@asp-spa.it>

Oggetto: Re: RINNOVO SERVIZI AREA RISERVATA E GDPR

Gent.mo Cliente,

Con la presente siamo a chiederLe un cortese riscontro in merito alla email inviatale relativa al rinnovo del servizio
Web per il Suo sito internet.

Nell'attesa, Le chiediamo la cortesia di indicarci, se possibile, la tempistica da voi prevista relativa al pagamento.

Nel caso in cui abbia gia provveduto a farlo, ci scusiamo per l'invio presente.
email generata automaticamente dal sistema gestione web areaclienti 2.0

Fiducioso in un Suo cortese e positivo riscontro
Saluto cordialmente.

Francesco Racioppa

LowCostWeb - Internet Solutions
https://www.lowcostweb.it
e-mail: info@lowcostweb.it

Tel.: 0587.489633

Cell.: 348.6584453

Please consider the environment before printing this e-mail Il presente messaggio E-mail contiene informazioni
confidenziali indirizzate esclusivamente alla persone sopra indicate. Se il ricevente non & tra dette persone, il
presente messaggio E-mail non dovra essere copiato, reso noto o altrimenti distribuito in alcun modo. Se avete per
errore ricevuto il presente messaggio, informate di cio il mittente con urgenza e cancellate il messaggio dal vostro
sistema. Trasmissioni via E-mail non possono essere garantite in merito alla loro sicurezza o correttezza poiché mezzi
di comunicazione che possono essere intercettati, corrotti, persi, distrutti, trasmessi in ritardo o in modo
incompleto, nonché contenenti virus. Il mittente percid non potra accettare alcuna responsabilita per errori o
omissioni nei contenuti del presente messaggio, quale conseguenza della sua trasmissione. If you have received this
email by error or you believe that errors occurred during transmission please delete it and inform us at the address:
info@lowcostweb.it

1104/01/2023 19:44, LowCostWeb.IT - Internet Solutions ha scritto:
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Spett. Asp spa
Siamo pervenuli alla scadenza del contratto per il Vostro sito internet, ed abbiamo il piacere di
annoverarVi nuovamente tra i nostri clienti.

Ti invio dettagli per il pagamento della quota annuale site+ per il Vostro sito internet
Ammontare Euro 240+iva

Intestatario: OPENSOLVE SRLS
iIBAN 1T20C0503470910000000001508

Causale: Rinnovo area riservata asp-spa.it e gdpr
Fiducioso in un Suo cortese e positivo riscontro
Saluto cordialmente.

Francesco Racioppa

LowCostWeb - Internet Solutions
https://www.lowcostweb.it
e-mail: info@lowcostweb.it

Tel.: 0587.489633

Cell.: 348.6584453

Please consider the environment before printing this e-mail Il presente messaggio E-mail contiene
informazioni confidenziali indirizzate esclusivamente alla persone sopra indicate. Se il ricevente non
& tra dette persone, il presente messaggio E-mail non dovra essere copiato, reso noto o altrimenti
distribuito in alcun modo. Se avete per errore ricevuto il presente messaggio, informate di cio il
mittente con urgenza e cancellate il messaggio dal vostro sistema. Trasmissioni via E-mail non
possono essere garantite in merito alla loro sicurezza o correttezza poiché mezzi di comunicazione
che possono essere intercettati, corrotti, persi, distrutti, trasmessi in ritardo o in modo incompleto,
nonché contenenti virus. Il mittente percid non potra accettare alcuna responsabilita per errorio
omissioni nei contenuti del presente messaggio, quale conseguenza della sua trasmissione. If you
have received this email by error or you believe that errors occurred during transmission please
delete it and inform us at the address: info@lowcostweb.it




