Spett.le TESSILHOTEL sri S.r.L..
Via Enrico Fermin. 14

N Protoealla: 0000395 : 30025 Fossalto di P.ro (VE)
Pata: 24-02-2023 - Ora 14:49 p.e.c.: ancal@pec.it

Dggetto LETTERA ORDINE C1G
ZOF3IATBIG63

OGGETTO: CIG Z9F3A1BE63 - Leitera d’ordine relativa alla fornitura di beni.

VISTA
la necessita di provvedere urgentemente al reperimento di:

- N.6 CUSCINI ANTISOFFOCO PER LETTINO 30X50 CM
- N.6 FEDERE LETTING 40X60 CM BIANCO

PRESO ATTO CHE
- la Societa in indirizzo gia annoverata nell'albo fornitori di ASP SPA ¢ fornitore affidabile e sicuro;
~ & stato, pertanto richiesto alla predetta Societa un preventivo di fornitura dei predetti beni e servizi come anche
individuati con il CIG sopra indicato;
- la societd ha presentato in data 24 febbraio 2023 il preventivo-offerta n.230224096 per la fornitura di beni e
servizi per I’importo complessivo di €77,08 soggetio ad LLV.A.;
- tale preventivo-offerta & stato effettuato in conformita con le esigenze aziendali;

CONSIDERATO CHE
- la Societa in indirizzo & risultata il candidato pili affidabile ed economicamente pili vantaggioso per oftrire ad
ASP S.p.A., il servizio in oggetto per I’importo netto di €77,08 soggetto ad LV.A. (in regime split payment);

RITENUTO PERTANTO
- che i predetti beni e servizi dovranno essere consegnati entro e non oltre 5 giorni dall’ordine, previo
appuntamento Sig.ra Lisa Fedeli (lisa.fedeli@asp-spa.if) n.tel.0679069714,

Tutto cid premesso e considerato, vista la documentazione conservata in atti:

il sottosctitto, nella qualita di Dirigente dell’ Area Acquisti, Logistica e Patrimonio, con la presente:

1. AFFIDA alla Societd Tessilhotel S..l. — Via E. Fermi n.i14 — 30025 Fossalta di P.ro (VE) Partita LV.A.
n.04148440276 la fornitura di beni come sopra indicati, , per un importo complessivo netto pari ad €77,08 olire
I.V.A. dilegge.

2. Stabilisce, inoltre, che:

- Perogazione della prestazione dovra essere accompagnata da “documento di trasporto dettagliato” con puntuale
indicazione del CIG;

- il predetto documento opportunamente sottoscritto dal soggetto preposto costituird giustificativo della
liquidazione; da inoltrare, come allegato, a corredo della fattura da emettersi a conclusione dell’intero servizio;

- il suddetto titolo, nei confronti di questa Azienda Servizi Pubblici S.p.A., deve essere trasmesso in forma
elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). 11 formato della fattura elettronica deve avere le seguenti
caratteristiche:

e contenuto codificato in un file XML (eXtensible Markup Language) in quanto unico formato accettato dal
Sistema di Interscambio;

e stesse informazioni contenute nella fatturazione tradizionale (indicare oltre 1’oggetto del servizio, il protocollo
del presente Ordine, il riferimento del CIG e del referente di commessa);

e dati della fattura corredati con il seguente codice identificativo univoco (B2B)

MSUXCR1

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.
Societd ad intero capitale pubblico soggetta a controflo e coordinamento del Comune di Ciampino
Largo Felice Armati n.1 - 00043 Ciampino (RM)
Tel.-Fax: 06-790691-79069324 P.1. - C.F.: 02315031001 - wwnw.asp-spa.it
uziendaservizipubblicispatdlegalmail. it




SpA.

e le fatture emesse nei confronti di Azienda Servizi Pubblici S.p.A. sono soggette al meccanismo dello Spiit
Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi dell*art. 1 7-ter, comma 1-bis, lett. b del DPR 633/72;
e la fattura deve riportare obbligatoriamente il numero di CIG (Codice Identificativo di Gara) in assenza del
quale non sara possibile procedere a} pagamento della stessa,
- il pagamento avverra come concordato..

Si resta a disposizione e si porgono
distinti saluti
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Antonella Fiorucci

Da:
Inviato:
A:

Cc:
Oggetto:

Lisa Fedeli

venerdi 24 febbraio 2023 11:52
Antonella Fiorucci
Massimiliano Moriconi

I: Conferma del tuo ordine su TessilHotel CIG PER CUSCINI GIRASOLE

Da: TessilHotel <info@tessilhotel.com>
Inviato: venerdi 24 febbraio 2023 11:13
A: Lisa Fedeli <lisa.fedeli@asp-spa.it>

Oggetto: Conferma del tuo ordine su TessilHotel

lisa fedeli,

Grazie per il tuo ordine da TessilHotel. Una volta che il pacco sara spedito, ti

invieremo un'email con un link per tracciare il tuo ordine. Se hai domande sul tuo
ordine, puoi inviare una email a info@tessilhotel.com o chiamaci al 0421 1880411.
| nostri orari sono LUN - VEN, 9 - 18,

Il tuo ordine #230224096

Effettuato il 24 feb 2023, 11:13:16

Informazioni di fatturazione

lisa fedeli

AZIENDA SERVIZ| PUBBLICI S.P.A.
LARGO FELICE ARMATI, 1
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA
00043 CIAMPINO, Roma

[talia

T: 0679069714
P.IVA: 02315031001

Codice SDI: M5UXCR1

Informazioni di
spedizione

lisa fedeli

AZIENDA SERVIZI
PUBBLICI S.P.A.

LARGO FELICE ARMATI, 1
AZIENDA SERVIZI
PUBBLICI SPA

00043 CIAMPINQO, Roma
Italia

T. 0679069714

P.IVA: 02315031001
Codice SDI: M5UXCR1




